VISTO:

La necesidad de adquirir un TRACTOR para el corte de pasto en veredas y terrenos de

nuestra localidad, y

CONSIDERANDO:

Que dicha compra es indispensable para el buen funcionamiento y cumplimiento de los
servicios de corte y mantenimiento de espacios verdes prestado por la Municipalidad de General

Deheza,

Que el monto de la compra supera la cifra que tiene autorizado el Departamento Ejecutivo
Municipal por Ordenanza de Presupuesto Afio 2014 para efectuar la compra sin la solicitud de tres

0 mas presupuestos,

Que la firma VETARO S.C. es quien presentd la oferta mas conveniente para la
Municipalidad y ademas cuenta con un buen servicio de Post-Venta,

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE GENERAL DEHEZA
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA N2 2532/14

Art. 12.- AUTORIZASE la compra a la firma VETARO S.C., domiciliada en Bv. Velez Sarsfield 2323 de
la ciudad de Villa Maria, la siguiente magquinaria que se detalla a continuacion:

-Una cortadora EZ Trak de 54” de ancho de corte (1,37 mts.), rango de corte 2,5 a 10,2
cm., motor Briggs & Stratton de 24 HP.

Art. 22.- El precio total con IVA incluido es de $ 76.000,- (Pesos Setenta y dos mil) pagaderos de la
siguiente manera: 50 % de contado y el 50% restante con 2 cheques a 30 y 60 dias.

Art. 32.- Comuniquese, Publiquese, Dése al Registro Municipal y Archivese.
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aperetaria Conceio Delibérante

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de General Deheza, a los 06 dias del mes de
Marzo del afio 2014.-



walter giorgi <wfgiorgi@gmail.com>
Para: "Ing. Alexis Giusiano - Vetaro $.C." <giusianoalexis @vetaro.com.ar>

Gracias, estamos en contacto

El 13 de febrero de 2014, 18:55, Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C. < >
[E1 texto citady edd oculto]
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<giusianoalexis @vetaro.com.ar> 17 de febrero de 2014, 19:43
Responder a: "Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C." <giusianoalexis@vetaro.com.ar>
Para: wigiorgi@gmail.com

. Buenas Tardes!

Confirmo el precio de la cortadora EZ Trak 445 en USD 9.500 (ha Incluido), al tipo de cambio oficial (délar venta) del Banco Nacion
Argentina.

La forma de pago es 50% contado y 50% con cheque a 30 dias.
Espero su respuesta.

Saludos!

From: Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C.
Sent: Thursday, February 13, 2014 6:55 PM
To:

Subject: Cortadora EZ Track 445

Buenas Tardes!

. Le comenta sobre la cotadora E7 Trak 445, tiene 54" de ancho de corte (1,37 mis ), rango de corte de 25 a 10,2 cm., mator Briggs £
. Stratton de 24 HP

El precio es de USD 9.500 (ha Incluido) y la forma de pago es de contado.
Se adijunta una imagen al final de este mail v un link para wr el folleto online a continuacion;

445 page?#viewTabs
Cualquier inquietud no dude en comunicarse, tenga en cuenta que hay una unidad en el concesionario si le interesa veria.

Saludos'

Ing. Agr. Alexis Glusiano
Espmciniiste Aova - Ssascr da Vartn
Teld3%3- 154200711
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Cortadora EZ Track 445
Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C. <giusianoalexis @wetaro.com.ar> 17 de febrero de 2014, 19:43

Responder a: "Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C." <giusianoalexis @vetaro.com.ar>
Para: wfgiorgi@gmail.com

Buenas Tardes!

Confirmo el precio de la cortadora EZ Trak 445 en USD 9.500 (ha Incluido), al tipo de cambio oficial (délar venta) del Banco Nacién
Argentina.

La forma de pago es 50% contado y 50% con cheque a 30 dias.
Espero su respuesta.

Saludos!

From: Ing. Alexis Giusiano - Vetaro 5.C.

Sent: Thursday, February 13, 2014 6:55 PM

To:
Subject: Cortadora EZ Track 445

Le comento sobre la cortadora EZ Trak 445, tiene 54" de ancho de corte (1,37 mts.), rango de corte de 2.5a 10,2 cm., motor Briggs &
Stratton de 24 HP

El precio es de USD 9.500 (ha Incluido) y la forma de pago es de contado.
Se adjunta una imagen al final de este mail y un link para ver ef folleto onfine a continuacion
445 page?#viewTabs

Cualquier inquietud no dude en comunicarse, tenga en cuenta que hay una unidad en el concesionario si le interesa verla

Saludos!
é Ing. Agr. Alexis Gluslano .
| Lspecisivis dovs - famscr de Vet
Tel 0353 154710311
Email Gusianafden s rwaters, com ar
Vetaro S.C
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Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C. <giusianoalexis@wvetaro.com.ar>
Responder a: "Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C." <giusianoalexis@wetaro.com.ar>
Para: wfgiorgi@gmail.com

13 de febrero de 2014, 18:55

Le comento sobre la cortadora EZ Trak 445, tiene 54" de ancho de corte (1,37 mts.), rango de corte de 2,5 a 10,2 cm., motor Briggs & Stratton de 24 HP.

El precio es de USD 9.500 (ha Incluido) y la forma de pago es de contado.

Se adjunta una imagen al final de este mail y un link para ver el folleto online a continuacion:

Cualquier inquietud no dude en comunicarse, tenga en cuenta que hay una unidad en el concesionario si le interesa veria.

Saludos!

Ing. Agr. Alexis Glusiano
Especiaiitta Auma - Asesor de Venlas
Tel(d%3- 12210211

Ema it Givianodlexii@velaro.com.ar

Vetaro 5.0

B, Vele: Sarfieid 2323

JoHN DEERE Tel {0453} ISA71ES int 20

Villa Maria - Cordoba -
v velaross.com.ar
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Gmail
Cortadora EZ Track 445

Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C. <giusianoalexis @vetaro.com.ar> 13 de febrero de 2014, 18:55
Responder a: "Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C." <giusianoalexis@wetaro.com.ar>
Para: wigiorgi@gmail.com

Le comento sobre la cortadora EZ Trak 445, tiene 54" de ancho de corte (1,37 mts.), rango de corte de 2,5 a 10,2 cm., motor Briggs &
Stratton de 24 HP.

El precio es de USD 9.500 (ha Incluido) y la forma de pago es de contado.

Se adjunta una imagen al final de este mail y un link para ver el folleto online a continuacién:

445 page?#vewTabs

Cualquier inquietud no dude en comunicarse, tenga en cuenta que hay una unidad en el concesionario si le interesa verla.

Saludos!
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mauricio mattos <mauricio_mattos@live.com.ar> 13 de febrero de 2014, 9:30

Para: giorgi muni deheza <wfgiorgi@gmail.com>
Buen dia. En esta ocasion le adjunto cotizaciéon de tractores radio 0. Los precios son con iva incluido del
21%.

Condiciones de pago entrega 50%, 50% restante 30-60 dias.
Plazo de entrega 15 dias.

Ante cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros por este medio o a el teléfono 0358-
154831085.
Desde ya muchas gracias.

@ 1ouicio Mattos,

] MUNI DEHEZA.docx

— 565K
walter giorgi 13 de febrero de 2014, 12:34
El 13 de febrero de 2014, 9:30, mauricio mattos < > escribio:

[El texto citado esta oculto]
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Buen dia Walter. Le escribo para enviar cotizacidn solicitada:

% (CANTIDA 1) Tractor CUB CADET RZT 50", GIRO 0. MOTOR KOLER. $85800 IVA

INCLUIDO 21%

(CANTIDAD 2) Tractor CUB CADET RZT 50”, GIRO 0. MOTOR KOLER ( $78750)  $157500 IVA

INCLUIDO 21%.

* (CANTIDAD 1) Tractor TORO GIRO 0 50", MOTOR KAWASAKI 23HP, $105060 IVA

INCLUIDO 21%

(CANTIDAD 2)TRACTOR TORO GIRO 0 50”, MOTOR KAWASAKI 23HP, ( $94592)  $189184 IVA

INCLUIDO 21%.
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Cotizacion Giro Cero

ferreteria industrial mediterranea pierige 14 de febrero de 2014,
<ferreteriamediterranea@hotmail.com.ar> 17:38

Estimado, le adjunto la cotizacién de los tractores giro cero Z-BEAST, TORO 4200 y TORO 5000
Saludos Bruno
Ferreteria Mediterranea

=4 Z-Beast.pdf
. p2 59K
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walter giorgi 15 de febrero de 2014, 11:26
Borrador a: ferreteria industrial mediterranea pierige <ferreteriamediterranea@hotmail.com.ar>

El 14 de febrero de 2014, 17:38, ferreteria industrial mediterranea pierige ferretenamediterranea@
hotmail.com.ar escribi6:
Estimado, le adjunto la cotizacion de los tractores giro cero-Z-BEAST, TORO 4200 y TORO 5000

Ferreteria Mediterranea




Tractor Z-BEAST Giro Cero

C/iva incluido -.

Detalles Técnicos

- Tractor tipo giro cero comercial

- Dimensiones del embalaje: Largo
1.75mt x Ancho 1.78mt x Alto 1.50mt
~ Uso comercial/residencial

- ancho de corte 48"~ 1.23mt

- Tipo de traccion: Trasera

- Motor serie profesional B&S potencia
20HP - 656¢c

~ Arranque Eléctrico

- Capacidad de aceite 1.9Lts

-~ Material del chasis acero

~ Rueda delantera 13”

- Rueda Trasera 20"

- Traccion dual hidrostatica

- Capacidad tangue de combustible 19
Ls

- Luces No

- Altura maxima de cortel 2.7¢cm-5"

- Altura minima de corte 3.8cm-1.5"

- Velocidad maxima en avance 12.9
km/h

- Velocidad maxima en reversa 9.7
km/h

- Ancho de la plataforma 48" - 1.23mt
- Ruedas de plataforma 2

- Acople de cuchillas electromecanico
- Peso 277Kg

- Area de cobertura 8.100 M2

- Origen USA



Tractor TORO SS5000 Giro Cero

C/Iva Incluido

et et e i e R

Detalles Técnicos

-Motor Kawasaki® de 17.1 kW (23 cv),
726 cc, 2 cilindros en V*

-Capacidad Combustible 3 galones
(11.4L)

- Ruedas protectoras del césped 3
Estandar

- Engranado de las cuchillas TDF
Eléctrica

~-Disefio de la carcasa 127 cm (50 pulg)
3 cuchillas

~Caballos del vapor del motor 17.1 kW
(23 cv)* 726 cc

~-Amortiguadores Hidraulicos de serie
~-Reposapiés Acero

~-Velocidad de avance 11.3 km/h (7
mph) /5.5 km/h (3 mph) hacia adelante

6.4 km/h (4 mph) /2.7 km/h (1.7 mph)
en marcha atras

~Altura 40.3 (102.4 cm)

~Altura de Corte 1.5 (3.8 cm) - 4.5
pulgadas (11.4 cm)

- Longitud 73.1 pulg (185.7 cm)

- Asiento 18 pulg (45.7 cm), extra-alto,
ajustable

- Controles de direccion Dos palancas
ergonomicas

~ Transmision Hidrostatica doble
~-Neumaticos 13 pulgadas (33 cm) x 5
pulgadas (12.7 cm) estriados delante
18 pulgadas (45.7 cm) x 9.5 pulgadas
(24.1 cm) detras
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Tractor TORQO 254200 Giro Cero

577000
e
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Detalles Técnicos

~Filtro de aceite ~Motor Kohler® 20HP - 597cc - IC
~Filtro de aire de papel Mono cilindrico

~Capacidad Combustible 3 galones ~Altura 40.3 (102.4 cm)

(11.4 L) -Altura de Corte 1.5 (3.8 cm) - 4.5

- Ruedas protectoras del césped 3 pulgadas (11.4 cm)

Estandar - Longitud 72.1 pulg (185.7 cm)
~Amortiguadores Hidrdulicos de serie - Asiento 15 pulg (45.7 cm), ajustable
-Reposapiés Acero - Controles de direccion Dos palancas
-Velocidad de avance 11.3 km/h (7 ergonomicas

mph) /5.5 km/h (3 mph) hacia adelante - Transmision Hidrostatica doble

6.4 km/h (4 mph) /2.7 km/h (1.7 mph)
en marcha atras



Ing. Alexis Giusiano - Vetaro 8.C. <giusianoalexis@wetaro.com.ar> 5 de marzo de 2014, 19:19
Responder a: "Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C.” <giusianoalexis@vetaro.com.ar>
Para: wigiorgi@gmail.com
Buenas Tardes Estimado!
Le resumo la informacion relacionada a la cortadora EZ Track 445.
Precio: USD 9.500.- ha Incluido.-, en pesos al dia de la fecha: $76.000.-
Forma de Pago: 50% anticipado y 50% con la entrega de la unidad.-
Fecha de entrega: La unidad se encuentra en la aduana propia de Industrias John Deere Argentina, en Granadero Baigormia, que debido a
Se espera para la semana del 24 de marzo del comiente afio que este llegando al concesionario.
El pago se puede realizar mediante un cheque a nombre de Vetaro SC o mediante deposito bancario en la siguiente cta cte:
. BANCO MACRO
Cuenta: 331200000010022
CBU: 2850312530000000100220

Direccién: Hip6lito Yrigoyen 27.Villa Maria. Cérdoba. CP: 5900
Quedo a disposicion para lo que necesiten, aguardo respuesta.

Saludos!

Ing. Agr. Alexis Giusiano
Lipecisints Am - Asesor de Ventes
140953 154230041

Ertrall; Glusldncokisal @rwdldrc.com. o
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Fuel Protect

Su motor protegido.
Su economia intacta.

> !




Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C. <giusianoalexis@vetaro.com.ar>
Responder a: "Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C." <giusianoalexis@wetaro.com.ar>

Buenos Dia!
Emvdo forma de pago de cortadora Z445.
Entrega 50% (11/03/14); $ 38.000.-

Cheque 25% (07/04/14). $ 19.000.-
Cheque 25% (02/05/14): $ 19.000.-

Espero confirmacion del pago!

Saludos!

Frone walter giorgi

Sent:

To: Ing. Alexis Giusiano - Vetaro S.C.
Subject: Re: Detalle - Vetaro SC

[El texto citado esta oculfo]

10 de marzo de 2014, 11:31



